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1. Johdanto

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueellisen suunnittelutarveratkaisun tarkoituksena on helpottaa ja
sujuvoittaa kyläalueiden asuinrakentamista. Kyläalueilla on voimassa oikeusvaikutteinen Ervastinkylän, Paju-
niemen ja Peherryksen osayleiskaava, joka hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa 23.2.2015. Osayleis-
kaava-alue on kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarvealuetta.

Osayleiskaavassa on osoitettu kyläalueen nykyiset rakennuspaikat sekä uudet rakennuspaikat kylärakennetta
täydentäen. Koska osayleiskaavaa ei ole laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 44§:n mukaisena suoraan
rakennuslupaan oikeuttavana, joutuu rakennushankkeeseen ryhtyvä nykytilanteessa hakemaan suunnittelu-
tarveratkaisua ennen rakennusluvan myöntämistä. Alueellisen suunnittelutarveratkaisupäätöksen myötä yk-
sittäisten suunnittelutarveratkaisujen hakemisvelvoite poistuu osayleiskaavan mukaisia nykyisiä tai uusia ra-
kennuspaikkoja rakennettaessa.

Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee osayleiskaavan asuinalueille (A) osoitettuja rakennuspaikkoja.
Alueellisen suunnittelutarveratkaisun myötä rakennushankkeeseen ryhtyvä voi hakea suoraan rakennuslupaa,
kun on rakentamassa uuden rakennuspaikan ensimmäistä asuinrakennusta tai korvaamassa nykyisen raken-
nuspaikan asuinrakennusta uudella asuinrakennuksella. Lisäksi alueellisella suunnittelutarveratkaisulla salli-
taan enintään yhteensä 100 k-m² suuruisten talousrakennusten rakentaminen nykyisten tai uusien rakennus-
paikkojen yhteyteen.

Muissa tapauksissa, kuten suurempia talousrakennuksia, rakennuspaikan sivuasuntoa, hevostallia tai muita
eläinsuojia rakennettaessa tarvitaan jatkossakin erillinen suunnittelutarveratkaisu, joka voidaan ratkaista vain
hakemukseen perustuen. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu ei myöskään koske osayleiskaavan loma-asun-
tojen aluetta Akionlahden ranta-alueella, vaan näitä alueita rakennettaessa lupaharkinta perustuu jatkossakin
ranta-alueita koskevaan MRL 72 §:n mukaiseen poikkeamiseen.

Oulun kaupungissa alueellisen suunnittelutarveratkaisun hyväksymispäätöksen tekee yhdyskuntalautakunta
ja päätöksen valmistelusta vastaa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kaavoitusyksikkö.

2. Tietoja alueellisesta suunnittelutarveratkaisusta

Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin 1.5.2017 voimaan tulleessa muutoksessa mahdollisuus suunnittelutar-
veratkaisun tekemisestä alueellisesti. Lain 137 a §:ssä alueellisesta suunnittelutarveratkaisusta säädetään seu-
raavaa:

 137 a § Alueellinen päätös rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella

Jos kyläalueella tai muulla maaseutualueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, kunta voi tehdä pää-
töksen 137 §:n 1 momentissa säädettyjen rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolosta samalla ker-
taa useamman kuin yhden rakennuspaikan osalta. Tällainen päätös voidaan tehdä alueella, joka oikeusvai-
kutteisessa yleiskaavassa on osoitettu kyläalueeksi tai muutoin rakentamiseen soveltuvaksi alueeksi. Päätös
voi olla voimassa enintään kymmenen vuotta.

Alueellinen päätös ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haital-
lisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.



Lakimuutoksen tavoitteena on ollut mahdollistaa uudenlainen tapa ohjata maaseutumaisten alueiden käyt-
töä. Menettelyn käyttäminen edellyttää, että alueella on voimassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa on
osoitettu rakentamiseen soveltuvat alueet. Menettelyn yhteydessä tulee varmistaa, että maanomistajien ta-
sapuolinen kohtelu on otettu huomioon. Alueellista suunnittelutarveratkaisua ei ole kuitenkaan mahdollista
tehdä siten, että rakentaminen johtaisi merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaisi haitallisia ympäristö- tai
muita vaikutuksia.

Alueellisen suunnitteluratkaisun yhteydessä tehtävän päätöksen tulee täyttää MRL 137 §:n 1 momentin mu-
kaiset rakennusluvan erityiset edellytykset, joiden mukaan rakentaminen:

1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden
ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säi-
lyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

3. Suunnittelutilanne

3.1 Yleiskaavatilanne

Alueellisen suunnittelutarveratkaisun alueella on voimassa Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen
osayleiskaava, joka on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 23.2.2015.

Osayleiskaavakarttaan ja selostukseen voi tutustua internetissä https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnit-
telu/ervastinkylan-pajuniemen-ja-peherryksen-osayleiskaava

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava koskee Oulunsalon Peherryksen, Ervastinkylän ja Pa-
juniemen kyläalueita Hailuodontien pohjois- ja eteläpuolella. Suunnittelualueen kylistä Peherrys sijaitsee noin
seitsemän, Ervastinkylä yhdeksän ja Pajuniemi kymmenen kilometrin päässä Oulunsalon keskustasta.

Osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata kylien tulevaa maankäyttöä. Osayleiskaavassa on varattu alueita pe-
rinteisiä ja uusia maaseutuelinkeinoja varten sekä yhteiseen ulkoilukäyttöön. Osayleiskaavan yhteydessä on
todettu nykyiset rakennuspaikat sekä osoitettu uusia rakennuspaikkoja kylärakennetta täydentäen. Osayleis-
kaavassa koko suunnittelualue on määrätty suunnittelutarvealueeksi.



Kuva 1. Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava-alueen sijainti.

Osayleiskaavassa asuinrakentamista on ohjattu rakennuspaikkakohtaisesti vanhan tai uuden rakennuspaikan
merkinnöin (□/□). Rakennuspaikka voidaan tarkemmassa suunnittelussa sijoittaa kiinteistön asuinalueeksi
(A) osoitetulle alueelle.

Kuva 2. Ote osayleiskaavasta. Asuinalueet (A)
on merkitty yleiskaavakarttaan ruskealla
aluevarauksella, nykyiset rakennuspaikat
mustalla neliöllä (□) ja uudet punaisella neli-
öllä (□).



Osayleiskaavassa asuinrakentamista on ohjattu asuinalueen, vanhan/uuden rakennuspaikan sekä yleismää-
räyksin.

Osayleiskaavassa on lisäksi osoitettu suunnittelualueen kulttuuriympäristöön liittyvät arvokkaat kohteet.
Kohteina on osoitettu rakennusinventointien ja niiden perusteella tehdyn arvotuksen mukaiset paikallisesti
arvokkaat kohteet. Kaavamääräysten tavoitteena on edistää arvojen säilymistä rakennetussa ympäristössä ja
arvot tulee ottaa huomioon näiden rakennuspaikkojen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.



3.2. Rakennusjärjestys

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueella on voimassa Oulun kaupungin rakennusjärjestys, joka on
hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 10.10.2016 ja se on tullut voimaan 1.9.2017.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikut-
teisessa yleiskaavassa on toisin määrätty. Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueella asuinrakenta-
mista ohjaavat edellä kuvatut osayleiskaavan määräykset.

4. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu ehtoineen

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee niitä kiinteis-
töjä, joille on voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitettu joko nykyisen tai tai uuden rakennuspai-
kan merkintä. Nämä kiinteistöt ovat osoitettu alueellisessa suunnittelutarveratkaisukartassa.

Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on voimassa 31.12.2027 saakka.

4.1. Nykyisen rakennuspaikan uudistaminen

Alueellisen suunnittelutarveratkaisupäätöksen perusteella Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueelle
saa nykyisen ja osayleiskaavassa osoitetun vanhan asuinrakennuksen korvata uudella asuinrakennuksella seu-
raaviin ehdoin:

· Uuden asuinrakennuksen (päärakennus) kerrosala saa olla enintään 300 k-m².
· Uusi asuinrakennus saa olla enintään kaksikerroksinen.
· Uusi asuinrakennus on liitettävä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.
· Uuden asuinrakennuksen lisäksi rakennuspaikalle voi rakentaa enintään 100 k-m² talousrakennuksia,

kuitenkin siten, että rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 500 k-m². Rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen pihapiiri.

· Uuden asuinrakennuksen rakentamisen yhteydessä korvattava asuinrakennus tulee purkaa, ellei ra-
kennuksen säilyttämiselle ole erityisiä perusteita joko kulttuuriympäristön arvojen säilymisen tai käyt-
tötarkoituksen muutoksen seurauksena.

· Mikäli rakennuspaikalla sijaitsee kulttuuriympäristön kannalta arvokas kohde, tulee niiden arvojen
säilyminen turvata.

· Hailuodontien läheisyydessä uudet rakennukset on sijoitettava siten, että ne suojaavat piha-alueita
tieliikenteen melulta.

4.2. Uuden asuinrakennuksen rakentaminen rakennuspaikalle

Alueellisen suunnittelutarveratkaisupäätöksen perusteella Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueelle
saa rakentaa uuden asuinrakennuksen osayleiskaavassa osoitetulle uudelle rakennuspaikalle seuraaviin eh-
doin:

· Uuden rakennuspaikan tulee olla kooltaan vähintään 2000 m².
· Uuden asuinrakennuksen (päärakennus) kerrosala saa olla enintään 300 k-m².
· Uusi asuinrakennus saa olla enintään kaksikerroksinen.
· Uusi asuinrakennus on liitettävä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.



· Uuden asuinrakennuksen lisäksi rakennuspaikalle voi rakentaa enintään 100 k-m² talousrakennuk-
sia. Rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen pihapiiri.

· Hailuodontien läheisyydessä uudet rakennukset on sijoitettava siten, että ne suojaavat piha-alueita
tieliikenteen melulta.

5. Alueellisen suunnittelutarveratkaisun perustelut

Alueellisen suunnitteluratkaisun yhteydessä tehtävän päätöksen tulee täyttää MRL 137 §:n 1 momentin mu-
kaiset rakennusluvan erityiset edellytykset, joiden mukaan rakentaminen:

1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden
ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säi-
lyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen
tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueellinen suunnittelutarveratkaisu täyttää edellä mainitut edelly-
tykset seuraaviin perusteluin:

· Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueen maankäyttö ja kylien asuinrakentaminen on tutkittu
tuoreessa ja vuonna 2015 hyväksytyssä osayleiskaavassa. Osayleiskaavaratkaisu perustuu Oulun kau-
pungin yhdyskuntarakennetta koskeviin kehittämistavoitteisiin. Osayleiskaavassa kyläalueiden uu-
den asuinrakentamisen määrä on mitoitettu siten, ettei se synnytä tarvetta alueen asemakaavoituk-
selle.

· Laaditussa osayleiskaavassa on otettu huomioon Ervastinkylän ja Pajuniemen nykyinen vesi- ja vie-
märiverkosto sekä sen kehittämistarpeet, liikenneolosuhteiden (ajoneuvo- ja kevyt liikenne) ja liiken-
neturvallisuuden kehittämistarpeet sekä palveluiden saavutettavuus.  Liikenteen kehittämistarpeet
on osayleiskaavassa osoitettu erillisin ohjeellisin merkinnöin.

· Suunnittelualueella nykyiset rakennuspaikat ovat sijoittuneet pääosin teiden varsille ja peltojen reu-
noille muodostaen rakennusryhmiä. Uudet rakennuspaikat on pyritty mahdollisuuksien mukaisesti
sijoittamaan kylärakennetta täydentäen nykyisten rakennusryhmien yhteyteen ja nykyisten tieyhteyk-
sien varsille. Laaditussa osayleiskaavassa on otettu alueen maisema- ja ympäristöarvot ja virkistys-
tarpeet sekä osoitettu maisema-, kulttuurihistorialliset- ja luontoarvot asiaankuuluvin merkinnöin.

· Alueellisessa suunnittelutarveratkaisussa on otettu huomioon maanomistajien tasapuolinen kohtelu,
koska osayleiskaavassa uusien rakennuspaikkojen osoittaminen on perustunut emätilakohtaisiin mi-
toitusperusteisiin ja emätilaselvitykseen.
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